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Fwd: Esclarecimento Edital PE N° 036/2017

De : Sammara Lira Qui, 08 de jun de 2017 11:23
<sammara.lira@arser.maceio.al.gov.br> 2 anexos

Assunto : Fwd: Esclarecimento Edital PE N° 036/2017

Para : igorsfa eng <igorsfa.eng@gmail.com>
A SEMINFRA

Estou encaminhado pedido de esclarecimento referente ao PE 36/2017. Solicitamos a
resposta o mais rapido possivel, prazo maximo até as 08h do dia 09 de junho, sob pena
de cancelamento do certame.

Att,

Sammara Lira

Geréncia de Licitacbes/ARSER
(82) 3315-7327

(82) 3315-7323

De: "Vagner Santana" <emamba@emamasfaltos.com.br>

Para: "sammara lira" <sammara.lira@arser.maceio.al.gov.br>, "samara 0097"
<samara.0097 @conenge-sc.com.br>, "gerencia licitacoes"
<gerencia.licitacoes@arser.maceio.al.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 8 de junho de 2017 11:09:25

Assunto: Esclarecimento Edital PE N° 036/2017

Prezada Sammara, bom dia!

Conforme contato, no Item 7.11 do Anexo V — Minuta de Ata de Registro de Precos N©
36/2017, destaca o texto abaixo:

" 7.11.0 fornecedor beneficiario devera oferecer uma garantia de 180 dias, contra defeito
ou vicios de fabricacao do mesmo.”

Assim, ndo é possivel que nos responsabilizemos apds seu recebimento pelo Municipio dos
produtos a contento, principalmente no que tange ao uso, armazenamento e
acondicionamento.

Responsabilizamo-nos por entregar no local indicado os produtos dentro das
especificacoes técnicas normatizadas.

Aguardo vosso parecer,

http://www.correio.maceio.al.gov.br/h/printmessage?id=C:738&tz=America/Bahia

sammara.lira@arser.maceio.al.gov.br
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Vagner de Figueiredo Santana
e m Assessor Comercial

asfaltos Tel: +55 71 3601-6862
www.emamasfaltos.com.br Cel: 455 71 8276-2220

Email: emam ba@emam asfaltos.com.br
Skype: vagner_ba
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De : Vagner Santana <emamba@emamasfaltos.com.br> Qui, 08 de jun de 2017 11:09
Assunto : Esclarecimento Edital PE N° 036/2017 #22 anexos

Para : sammara lira
<sammara.lira@arser.maceio.al.gov.br>, samara
0097 <samara.0097@conenge-sc.com.br>, gerencia
licitacoes
<gerencia.licitacoes@arser.maceio.al.gov.br>

Prezada Sdmmara, bom dia!

Conforme contato, no Item 7.11 do Anexo V — Minuta de Ata de Registro de Precos N°
36/2017, destaca o texto abaixo:

" 7.11.0 fornecedor beneficiario devera oferecer uma garantia de 180 dias, contra defeito
ou vicios de fabricacao do mesmo.”

Assim, ndo é possivel que nos responsabilizemos apds seu recebimento pelo Municipio dos
produtos a contento, principalmente no que tange ao uso, armazenamento e
acondicionamento.

Responsabilizamo-nos por entregar no local indicado os produtos dentro das
especificacoes técnicas normatizadas.

Aguardo vosso parecer,

Vagner de Figueiredo Santana
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asfaltos Tel: +55 71 3601-6862
www.emamasfaltos.com.br Cel: 455 71 8276-3220

Email: emam ba@emam asfaltos.com.br
Skype: vagner_ba

http://www.correio.maceio.al.gov.br/h/printmessage?id=C:738&tz=America/Bahia


http://www.correio.maceio.al.gov.br/service/home/~/?id=742&part=1.2.2&auth=co&disp=i

2017-6-9 Zimbra

igne deFeiedo St

f’j_ sesr Comerl
J_:emgm mesnsm-n‘m image001.j P9

snwamanashioscomr (2 45571 4763100

Enal:enanba@enanasitosomle 24 KB

e agrer b3

— EDITAL_-_PE_36-2017_RETIFICADO -_12-06-17.PDF
247 KB

http://www.correio.maceio.al.gov.br/h/printmessage?id=C:738&tz=America/Bahia 313


http://www.correio.maceio.al.gov.br/service/home/~/?id=736&part=1.2&auth=co&disp=i

