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Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Fwd: Assunto: Fwd: FW: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019 - VILA OLIMPICA
LAUTHE 
1 mensagem

Sarah Nunes <sarah.nunes.al@gmail.com> 12 de junho de 2019 11:43
Para: "comissaoseminfra2016@gmail.com" <comissaoseminfra2016@gmail.com>

 
 
--------- Mensagem encaminhada --------- 
De: Diego Ximenes F. Fernandes <diegoximenesff@yahoo.com.br> 
Data: qua, 12 de jun de 2019 às 11:42 
Assunto: Assunto: Fwd: FW: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019 - VILA OLIMPICA LAUTHE 
Para: sarah.nunes.al@gmail.com <sarah.nunes.al@gmail.com> 
 
 
Em resposta ao questionamento da empresa  GBV engenharia LTDA venho através deste, esclarecer que o serviço
do item 2.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO foi considerado na aprovação técnica pela Caixa
Econômica Federal- CEF Com o serviço diferenciado, sendo assim, admitido BDI diferenciado de 13%, diferente dos
demais serviços.
 
Diego Ximenes Figueiredo Fernandes
Eng. Civil e Eng. De Seg. Do trabalho
CREA 1604028750 D/PB
82.993532727 
 
Enviado do Yahoo Mail no Android
 
<div>Em qua, 12 12e jun 12e 2019 às 11:22, Sarah Nunes</div><div><sarah.nunes.al@gmail.com> escreveu:</div>

 
 
--------- Mensagem encaminhada --------- 
De: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com> 
Data: qua, 12 de jun de 2019 às 11:20 
Assunto: Fwd: FW: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019 - VILA OLIMPICA LAUTHENAY PERDIGÃO 
Para: <sarah.nunes.al@gmail.com>, <sarah.nunes@gmail.com> 
 
 
Segue questionamento referente à TP nº 01/2019. 
 
Por favor acusar recebimento.
 
Atenciosamente, 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: GBV Engenharia Ltda GBV Engenharia <gbvengenharia@hotmail.com> 
Date: ter, 11 de jun de 2019 às 14:07 
Subject: FW: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019 - VILA OLIMPICA LAUTHENAY PERDIGÃO  
To: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>, andre_albuquerque20@hotmail.com
<andre_albuquerque20@hotmail.com>, Kaioogaia@hotmail.com <Kaioogaia@hotmail.com> 
Cc: fabio_gaia39@hotmail.com <fabio_gaia39@hotmail.com> 
 
 
  
A comissão de licitação
 
venho solicitar esclarecimento sobre duvida, no item 2.1  PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM
ROLO, com código do SINAPI 85180, o preço de custo esta igual, conforme o SINAPI, porem na
planilha orçamentaria do edital o BDI informado é de material (13%), onde no SINAPI o código
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corresponde a serviço (27,74%) (com material e mão de obra), portanto existe uma diferença no
valor.
 
 
Atenciosamente
 
André Freitas
Engenheiro Civil
 
(82) 99910-8254
 

 
--  
JOSÉ MARÇAL DE ARANHA FALCÃO FILHO 
Mat. 952032-5
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
de Obras e Serviços de Engenharia -CPLOSE/SEMINFRA 
 
--  
Sarah da Silva Nunes
Chefe de Gabinete - SEMELJ
(82) 98704-5527
 

 

--  
Sarah da Silva Nunes
Chefe de Gabinete - SEMELJ
(82) 98704-5527
 

 


