
Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Pedido de diligência - área técnica (Concorrência Pública CP 02/2023)

Diretoria de Obras <diretoriadeobras@seminfra.maceio.al.gov.br> 26 de abril de 2023 às 09:44
Para: comissaoseminfra2016 <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Prezada comissão,
Em análise da documentação do Lote 03 da Concorrência Pública CP 02/2023 no qual só
possui uma licitante participante habilitada, a Metro Engenharia e Consultoria Ltda, foi
observado que houve um serviço com valor unitário superior ao valor do edital. Entretanto, o
item é a placa da obra, um serviço "irrelevante" no que se refere aos serviços da planilha
orçamentária, seja financeiramente ou tecnicamente. 
Sendo assim, considerando que a diferença de preço é pequena (apenas R$16,51
unitariamente) e que a desclassificação da proposta traria prejuízos pra administração já que
esse lote restaria deserto, solicito a comissão que seja realizada diligência para a licitante
informar se aceita a correção de valor e apresentar a proposta retificada.

Serviço Quantidade Unidade Preço Proposta Metro com BDI

Preço
edital
com
BDI

Diferença
Unitária

Diferença
Preço
Total

PLACA DA
OBRA EM
CHAPA DE

AÇO
GALVANIZADO

(2,00 X
4,00)M

INSTALADA

40,00 M2 R$ 578,67
R$

562,16
-R$
16,51

-R$
660,40

Atenciosamente,
Diretoria de Obras de Implantação.



Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Pedido de diligência - área técnica (Concorrência Pública CP 02/2023)

Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com> 28 de abril de 2023 às 09:25
Para: "licitacao@metroec.com.br" <franciscorodrigues@metroec.com.br>

Bom dia!

Prezados da METRO ENGENHARIA,

Reencaminhamos o e-mail com pedido de diligência solicitado pela área técnica, referente a Concorrência Pública nº
02/2023, conforme e-mail abaixo.

Diante do exposto, fica estabelecido o prazo de 02 (dois) dias úteis, para responder a presente diligência,
apresentando o  que se pede.

Favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira
Presidente da CPLOSE - SEMINFRA
Matrícula 963617-0

---------- Forwarded message ---------
De: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>
Date: qua., 26 de abr. de 2023 às 15:38
Subject: Fwd: Pedido de diligência - área técnica (Concorrência Pública CP 02/2023)
To: <metroengenharia@metroec.com.br>

Boa tarde!

Prezados da METRO ENGENHARIA,

Segue pedido de diligência solicitado pela área técnica, referente a Concorrência Pública nº 02/2023, conforme
e-mail abaixo.

Diante do exposto, fica estabelecido o prazo de 02 (dois) dias úteis, para responder a presente diligência,
apresentando o  que se pede.

Favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira
Presidente da CPLOSE - SEMINFRA
Matrícula 963617-0

---------- Forwarded message ---------
De: Diretoria de Obras <diretoriadeobras@seminfra.maceio.al.gov.br>
Date: qua., 26 de abr. de 2023 às 09:44
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Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

RESPOSTA DE: Pedido de diligência - área técnica (Concorrência Pública CP
02/2023)

Orcamento <orcamento@metroec.com.br> 28 de abril de 2023 às 14:56
Para: comissaoseminfra2016@gmail.com

At Senhores

Segue proposta re�ficada sobre a diligência da concorrência pública CP02/2023 da Seminfra

corrigindo o valor do item para o Kapa apresentado 0,98.

Qualquer dúvida entrar em contato

Tel: (71) 99656-4658

Atenciosamente,

MARCOS REIS - SETOR DE ORÇAMENTO

E-mail: orcamento@metroec.com.br

Tel: (71) 3343-4300

Tel: (71) 99656-4658

Site: www.metroec.com.br

CNPJ: 07.478.417/0001-03

METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

De: Francisco Rodrigues [mailto:franciscorodrigues@metroec.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 28 de abril de 2023 12:30
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Para: Marcos Reis <orcamento@metroec.com.br>
Assunto: Fwd: Fwd: Pedido de diligência - área técnica (Concorrência Pública CP 02/2023)

Boa tarde.

Segue esse nova solicitação da SEMINFRA / Al.

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:Fwd: Pedido de diligência - área técnica (Concorrência Pública CP 02/2023)

Data:Fri, 28 Apr 2023 09:25:38 -0300

De:Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Para:licitacao@metroec.com.br <franciscorodrigues@metroec.com.br>

Bom dia!

Prezados da METRO ENGENHARIA,

Reencaminhamos o e-mail com pedido de diligência solicitado pela área técnica, referente a Concorrência Pública nº
02/2023, conforme e-mail abaixo.

Diante do exposto, fica estabelecido o prazo de 02 (dois) dias úteis, para responder a presente diligência,
apresentando o  que se pede.

Favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira

Presidente da CPLOSE - SEMINFRA
Matrícula 963617-0

---------- Forwarded message ---------
De: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>
Date: qua., 26 de abr. de 2023 às 15:38
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Subject: Fwd: Pedido de diligência - área técnica (Concorrência Pública CP 02/2023)
To: <metroengenharia@metroec.com.br>

Boa tarde!

Prezados da METRO ENGENHARIA,

Segue pedido de diligência solicitado pela área técnica, referente a Concorrência Pública nº 02/2023, conforme
e-mail abaixo.

Diante do exposto, fica estabelecido o prazo de 02 (dois) dias úteis, para responder a presente diligência,
apresentando o  que se pede.

Favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira

Presidente da CPLOSE - SEMINFRA
Matrícula 963617-0

---------- Forwarded message ---------
De: Diretoria de Obras <diretoriadeobras@seminfra.maceio.al.gov.br>
Date: qua., 26 de abr. de 2023 às 09:44
Subject: Pedido de diligência - área técnica (Concorrência Pública CP 02/2023)
To: comissaoseminfra2016 <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Prezada comissão,

Em análise da documentação do Lote 03 da Concorrência Pública CP 02/2023 no qual só possui uma licitante
participante habilitada, a Metro Engenharia e Consultoria Ltda, foi observado que houve um serviço com valor unitário
superior ao valor do edital. Entretanto, o item é a placa da obra, um serviço "irrelevante" no que se refere aos
serviços da planilha orçamentária, seja financeiramente ou tecnicamente. 

Sendo assim, considerando que a diferença de preço é pequena (apenas R$16,51 unitariamente) e que a
desclassificação da proposta traria prejuízos pra administração já que esse lote restaria deserto, solicito a comissão
que seja realizada diligência para a licitante informar se aceita a correção de valor e apresentar a proposta retificada.
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Serviço Quantidade Unidade Preço Proposta Metro com BDI

Preço
edital
com
BDI

Diferença
Unitária

Diferença
Preço
Total

PLACA DA
OBRA EM
CHAPA DE

AÇO
GALVANIZADO

(2,00 X
4,00)M

INSTALADA

40,00 M2 R$ 578,67
R$  

562,16
-R$ 

 16,51

-R$ 
 660,40

Atenciosamente,

Diretoria de Obras de Implantação.

3 anexos

COMPOSICAO EXCEL.XLS
1436K

PROPOSTA DE PREÇO - LOTE 03.pdf
13451K

PO + CRON FF - LOTE 03.xlsx
389K
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Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

RESPOSTA DE: Pedido de diligência - área técnica (Concorrência Pública CP
02/2023)

Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com> 2 de maio de 2023 às 10:45
Para: Orcamento <orcamento@metroec.com.br>

Bom dia!

Prezados da METRO ENGENHARIA,

Acusamos o recebimento deste, referente a diligência da CP Nº 02-2023.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira
Presidente da CPLOSE - SEMINFRA 
Matrícula 963617-0
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

RESPOSTA DE: Pedido de diligência - área técnica (Concorrência Pública CP
02/2023)

Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com> 2 de maio de 2023 às 10:57
Para: Diretoria de Obras <diretoriadeobras@seminfra.maceio.al.gov.br>

Bom dia!

Prezados da DOI,

Segue resposta da diligência solicitada a empresa METRO ENGENHARIA, referente à CP Nº 02-2023, para
reanálise e posterior resposta.

Ficamos no aguardo para darmos andamento no referido processo, até o dia 05/05/2023.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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