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M Gma" Comisséo de Licitagdo Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento - TP 06/2023

contato@mitariconstrucoes.com <contato@mitariconstrucoes.com> 5 de setembro de 2023 as 14:20
Para: Comisséao de Licitagdo Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Os dados da empresa sao:
Mitari Construcoes LTDA

CNPJ: 42.835.964/0001-08
Victor Magalhdes - Orgcamentista

On set 5 2023, at 12:33 pm, Comissao de Licitagdo Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com> wrote:
Boa tarde!

Prezados,

Favor informar o nome da empresa interessada e responsavel pelo pedido de esclarecimento em tela.
Ficamos no aguardo, para realizarmos a devida analise.

Atenciosamente,

Daniel da Silva Ferreira
Presidente da CPLOSE - SEMINFRA

Em ter., 5 de set. de 2023 as 10:31, contato@mitariconstrucoes.com <contato@mitariconstrucoes.com> escreveu:
Prezados(a)

Venho por meio deste solicitar esclarecimento quanto a divergéncia de valores das composigdes unitarias.
Por ex.:

1 - O item 74202/002 - SINAPI - LAJE PRE-MOLDADA P/PISO... tem o valor na planilha sintética R$ 85,86,
sendo que na aba de composigdes unitarias o valor de R$133,99. Qual desses valores esta correto?

2 - O item 09537 - SINAPI - LIMPEZA FINAL DA OBRA, tem o valor de R$2,03 na planilha sintética,, sendo que
na aba de composic¢des unitarias o valor de R$3,38. Qual desses valores esta correto?
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